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Processo: 83646/2023 Data: 23/06/2023 13:25 Situac¢édo: Encaminhado
Requerente: MATEUS JOAO CORDEIRO SCHMOELLER DE LIMA Documento: 102.827.819-51
Contato: MATEUS JOAO CORDEIRO SCHMOELLER DE LIMA
Assunto: ASSUNTOS INTERNOS - Verséo: 1
Descrigao: Ao senhor Dioni Luiz do Departamento de Compras, pedido de esclarecimento ao edital do pregédo 96/2023.

Ocorréncia: 3 Data: 26/06/2023 08:58:00 Previsdo: 17/07/2023
De: Dione Luiz da Silva Para: MATEUS JOAO CORDEIRO SCHMOELLER DE LIMA
Etapa: 02 - TRAMITACAO ANALISE DO PROTOCOLO Confirmacgéo: néo

Descricao: Bom dia.
Em atengéo ao questionado, informo que trata-se de recurso da Secretaria Estadual de Saude, ja disponivel em conta do Municipio.
Ainda, informo que os pagamentos sé&o realizados em até trinta dias apds a recepc¢éo do produto.

QOcorréncia: 2 Data: 23/06/2023 13:29:00 Previsdo: 14/07/2023
De: Pamela Fernanda da Silva Para: Dione Luiz da Silva
Etapa: 02 - TRAMITACAO ANALISE DO PROTOCOLO Confirmacao: ndo

Descri¢do: Para analise da solicitac&o.

Ocorréncia: 1 Data: 23/06/2023 13:25:10 Previséo: 14/07/2023
De: MATEUS JOAO CORDEIRO SCHMOELLER DE LIMA Para: Pamela Fernanda da Silva
Etapa: 01 - TRAMITACAO ABERTURA DE PROTOCOLO Confirmagé&o: ndo
Descrigao: Abertura do processo.
ANEXOS
Anexo Descricao
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De <lc3@medmax.com.br>
Para <claudinei.schreiber@doisvizinhos.pr.gov.br>, <mateus.lima@doisvizinhos.pr.gov.br>

Copia <sup.tesouraria@medmax.com.br>, <financeiro1@medmax.com.br>, <lc2@medmax.com.br>,
<lc1@medmax.com.br>

Data 22-06-2023 18:42

Ao

Municipio de Dois Vizinhos
Estado do Parana

Prezados
A empresa MEDMAX interessada em participar do Pregdo Eletronico n° 096/2023, desta estimada prefeita vem por meio deste

solicitar informacées quanto a dotacdo orcamentaria do referido processo administrativo n° 166/2023, conforme abaixo:

dotacao: Exercicio da Despesa - 2023, Conta da
Despesa - 03895, Funcional Programatica - 08.001.10.301.0007.2044,
Destinacao de Recurso - 01155.

Esta dotacao é:

() Recurso Proprio da Prefeitura () Convénio ( ) Emenda Parlamentar ( ) Outros
Sendo, Recurso Proprio da Prefeitura:

- O valor ja esta disponivel em conta?

- Os prazos de pagamento estao sendo realizados dentro dos previstos em edital?
Sendo, Convénio:

- Qual a origem e n° de repasse do mesmo?

- Havendo contrapartida do municipio, qual o valor real e/ou percentual de cada administracao?
Sendo, Emenda Parlamentar:

- Qual o n° de repasse e o0 nome do parlamentar?

- Este recurso ja esta disponivel em conta para pagamento?

Sendo, Outros solicitamos especificar qual a fonte e origem do mesmo:

**Importante nos informar: se o recurso encontra-se disponivel em conta e se os pagamentos estdao sendo realizados dentro do prazo
previsto**

Att.
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MICAELLE SANTOS
LICITAGAO

a live:.cid.6882ce2046796b40
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